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RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO MODIFICACION CTO 4233100-191-2024 - OC 125415

Desde Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>
Fecha Mar 15/07/2025 11:06 AM

Para Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Cordial saludo,
De manera atenta confirmamos que el balance financiero del contrato 191-2024 se encuentra ajustado, por

lo que se procede a avalar financieramente la adicién por $749.733 y prérroga hasta el 30/07/2025.
Cordialmente,

BRANDON MORA TOVAR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA

Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1856

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: martes, 15 de julio de 2025 10:46 a. m.

Para: Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO MODIFICACION CTO 4233100-191-2024 - OC 125415

Buenas tardes
De acuerdo con lo observado adjunto remito el documento modificado aclarando los valores.

Cordialmente
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De: Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 15 de julio de 2025 10:37 a. m.

Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO MODIFICACION CTO 4233100-191-2024 - OC 125415

Buenos dias por favor ajustar la justificacion en los siguientes campos:



BALANCE FINIANCIERO

VALOR PAGOS PARA SALDO POR
CONTRATO IRISEaEaDS TRAMITE EJECUTAR
$ 123.892 603 $108.905.377.00 | $7.367.848.00 | $7.619.27£372.00
Recursos requeridos por adicionar:
Proyeccion de Consumo para el mes de julio de 2025 §8.208.891
Saldo disponible por ejecutar - 37619377

| Recursos requeridos para adicionar

| §749.733589.514]

De conformidad con lo expuesto y, se requiere prorrogar el presente contrato hasta
el 30 de julio de 2025 y adicionar por valor de setecientos cuarenta y nueve mil
setecientos treinta y tres pesos m/cte. (§ 74972200589 514))

Cordialmente,

BRANDON MORA TOVAR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBDIRECCION FINANCIERA

Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogotd

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1856

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 12:16 p. m.
Para: Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>; Laura Catalina Cepeda Castillo

<|ccepeda@alcaldiabogota.gov.co>; Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo
Silva Gomez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO MODIFICACION CTO 4233100-191-2024 - OC 125415

Buenas tardes

Por medio del presente me permito solicitar su colaboracién para que se emita el aval
financiero de la cesion del contrato referido en el asunto.

Cordialmente
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La informacion aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga,
distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacion por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota no es responsable por la informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas




